JUNTA DE SUBASTAS

Administracién de Servicios Generales
Gobierno De Puerto Rico

RESOLUCION DE ADJUDICACION

Aviso de Adjudicacion de la Subasta Formal Nam. 22-3008
para formalizar un contrato de seleccién multiple para la adquisicidén de agua potable
embotellada para las Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y Municipios del
Gobierno de Puerto Rico

En cumplimiento y con la facultad conferida por la Ley 73-2019, segin enmendada, conocida
como “Ley de la Administracion de Servicios Generales para la Centralizacion de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico”, el 5 de julio de 2022, la Junta de Subastas de la Administracion de
Servicios Generales (en adelante, ASG), emitié una invitacion para participar de la Subasta Formal
Num. 22-3008, para formalizar un contrato de seleccion multiple para la adquisicién de agua |
potable embotellada para las Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y Municipios del

Gobierno de Puerto Rico. De igual forma, se notificé la disponibilidad para adquirir el Pliego de

la Subasta desde ese mismo dia. |

El Pliego de la Subasta Num. 22-3008, contenia las instrucciones, formularios, requisitos,

especificaciones, términos y condiciones para presentar una oferta. Asimismo, disponia la fecha |
limite para someter preguntas, la fecha para la entrega de la oferta y la fecha del Acto de Apertura.

La Junta de Subastas en reunion celebrada el lunes, 29 de agosto de 2022, aprueba y emite esta | (A
Resolucién de Adjudicacion.

I. Tramite Procesal.

El 15 de julio de 2022, era la fecha para someter preguntas por parte de los licitadores interesados.
A la fecha y hora limite para someter preguntas, la Junta no habia recibido solicitud de aclaraciones
para la Subasta ante nuestra consideracion.

Los licitadores debian presentar sus ofertas en o antes de las 10:00 am del martes, 2 de agosto de
2022, de forma fisica y electrénica. A la fecha y hora limite para presentar ofertas, la Junta de
Subastas habia recibido fisicamente en su Oficina cinco (5) ofertas. Estas ofertas fueron |
presentadas por: |
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CC1 Limited Partnership (Coca Cola PR)
La Casa del Camionero, Inc.

Chinea Services, Inc.

Quick Delivery, Inc.

Mendez & Co., Inc.

o O e

Recibidas las ofertas, el Area de Adquisiciones de la ASG procedi6 a evaluar las mismas e hizo su
recomendacion a la Junta de Subastas. El Area de Adquisiciones de la ASG sometié a esta Junta
su evaluacion, junto a los expedientes para el analisis y adjudicacion el 23 de agosto de 2022. La
recomendacion no es consona con lo determinado por esta Junta por las razones que detallaremos
mas adelante.

Asi las cosas, esta Junta analizo ponderadamente las ofertas y la recomendacion recibida, para |
entonces determinar cudl o cudles propuestas cumplen con todos los términos, condiciones, |
especificaciones, requisitos y disposiciones establecidos en el Pliego de la Subasta Ntm. 22-3008, |
y cudl o cudles representan el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico.

II. Evaluacion de Ofertas.

tomando como base: (1) el precio; (2) el cumplimiento con las instrucciones generales, los
términos, condiciones y especificaciones; (3) la garantia; y (4) si representan el mejor valor para
el Gobierno de Puerto Rico. El método de lo que representa el “mejor valor” para los intereses del
Gobierno, no necesariamente corresponde al precio ofrecido més bajo.

Las ofertas recibidas conforme al Pliego de la Subasta fueron evaluadas de forma integrada g :

Para determinar si una oferta es la mas beneficiosa y conveniente para el Gobierno y otorgar la
. ., . . e \
buena pro de esta Subasta, esta Junta no tan solo toma en consideracién el precio, sino también, el
cumplimiento con los términos y condiciones por parte de los licitadores.

Las especificaciones del Pliego de la Subasta Num. 22-3008, fueron provistas por la
Administracién de Servicios Generales. Los licitadores vienen obligados a cumplir cabalmente
con cada uno de los detalles descritos en las especificaciones.

La tabla para cotizar estaba divida en dos (2) renglones y cada renglon contenia ocho (8) partidas. |
El renglon cubria los 76 municipios que componen la isla grande y el renglon 2 cubria las islas |
municipios de Vieques y Culebra. Las partidas incluian diferentes tipos de agua purificada en |
diversos empaques. En la tabla de cotizar los licitadores debian establecer la garantia y el término

de entrega de las aguas ofertadas. |
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Se requiri6 una vida til minima de seis (6) meses. Los licitadores tenian que entregar junto con
su oferta la literatura y las muestras de los productos.

La oferta debia estar acompafiada, sin limitarse a, de: (1) una fianza de licitaciéon de quince mil
(15,000) do6lares a nombre de la Administracion de Servicios Generales en original y firmada; (2)
la oferta firmada por un representante autorizado por el licitador en el RUL; (3) carta de
presentacion; (4) la tabla de cotizar en el documento provisto; (5) literatura; y (6) muestras.

El Pliego y todos los documentos que se anejaban a este, asi como todos los documentos emitidos
posteriormente con relacion a esta Subasta, tenian que ser incluidos al someter la oferta.

Es importante sefialar que siempre que no se menoscabe o afecte el servicio solicitado, esta Junta
de Subastas podra obviar requisitos que entendamos no son indispensables para evaluar la oferta
o para brindar el servicio. A esos fines, el inciso 3 de la Seccion II del Pliego de la Subasta Num.
22-3008, nos otorga dicha facultad, estableciendo que:

“La Junta de Subastas se reserva el derecho de obviar cualquier informalidad o
diferencia de menor importancia en los términos y condiciones si cumple con el
propdsito para el que se solicitan, y resulta beneficioso para el Gobierno de Puerto
Rico. Las desviaciones no podrdn afectar sustancialmente la calidad, capacidad o
caracteristicas esenciales de los articulos o servicios solicitados.”

Analizados estos factores y evaluadas las propuestas, esta Junta estd en posicion de determinar
cudl oferta representa el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico.

III. Licitador Agraciado.

Luego de realizar la evaluacion de las ofertas recibidas para la Subasta Formal Num. 22-3008, la
Junta de Subastas, en su reunion celebrada el 29 de agosto de 2022, determiné que cumple con
todo lo requerido en el Pliego de la Subasta y las condiciones solicitadas, siendo el mejor valor
para el Gobierno de Puerto Rico la propuesta presentada por: CC1 Limited Partnership (Coca
Cola PR) para todas las partidas para las que presentd oferta.

La Compafifa aqui mencionada satisface las necesidades y requisitos del Gobierno de Puerto Rico.
Este Licitador cumplié con las instrucciones generales, los términos, las condiciones, los
requerimientos especiales, las especificaciones y las disposiciones que esta Junta de Subastas tomo
en consideracion para adjudicar la buena pro de la Subasta Num. 22-3008.

El Licitador Agraciado presentdé junto a su oferta los documentos emitidos por esta Junta
relacionados a la Subasta ante nos; la fianza de licitacion a nombre de la Administracién segin
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requerida; la carta de presentacion; la oferta firmada; la tabla de cotizar en el documento provisto;
su certificado del RUL; literatura y muestras; entre otros.

El precio' del Licitador Agraciado es sustancialmente mas bajo de entre todas las propuestas
recibidas, salvo para la partida 4, que aunque no es la mas econdmica el precio estd dentro del
valor en el mercado. Su término de entrega es de dos (2) dias en los dos renglones y su garantia es
de seis (6) meses. Es meritorio sefialar que, CC1 Limited Partnership (Coca Cola PR), fue la Ginica
compafiia que cumplié con la entrega de las muestras en cumplimiento con el Pliego objeto de esta
Resolucion de Adjudicacion. Las marcas de los productos ofertados son Nikini y Dasani.

La presentacion del Licitador Agraciado demuestra su capacidad para suplir satisfactoriamente las
necesidades del Gobierno, asi como su experiencia en la venta y distribucién de este tipo de
productos.

Asi las cosas, el sub inciso A del inciso 9 de la Seccion 111 del Pliego de la Subasta ante nuestra
consideracion dispone que: “/lJa Junta de Subastas adjudicard la buena pro al licitador
responsivo que haya ofertado el mejor valor”.

Por tanto, tras el andlisis integral de todos los renglones requeridos, concluimos que la oferta del |
Licitador Agraciado, aqui dispuesta cumple con las necesidades y representa el mejor valor para |

el Gobierno de Puerto Rico.
IV. Licitadores No Agraciados. i ;

Luego de la evaluacion correspondiente y tomando en consideracion los factores expuestos en la
Seccion IT de esta Resolucion de Adjudicacion, la Junta de Subastas concluye que no representan |
el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico y/o no cumplieron con las disposiciones del Pliego
de la Subasta 22-3008, las ofertas para todas las partidas presentadas por:

La Casa del Camionero, Inc.
Chinea Services, Inc.

Quick Delivery

Mendez & Co., Inc.

- o

Pasemos a discutir las ofertas y las razones para rechazar las ofertas aqui dispuestas para los |
Licitadores No Agraciados. '

La empresa La Casa del Camionero, Inc., present6 junto con su oferta los documentos emitidos |
por esta Junta para la Subasta ante nos, la oferta del licitador firmada, la tabla de cotizar en el |

! Ver Anejo I de esta Resolucion de Adjudicacion.
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documento provisto, la carta de presentacion, literatura, y el Certificado del RUL. Su garantia es
de treinta (30) dias. El término de entrega dispuesto en la tabla de cotizar indica “inmediato”. El
precio ofrecido por este licitador es més alto que el ofertado por el Licitador Agraciado, salvo en
la partida 4. Este Licitador no entregd las muestras requeridas. El inciso 6 de la seccion VII del
Pliego de la Subasta 22-3008, dispone que:

“6. El licitador entregard con su oferta la literatura y las muestras de los
productos”. (Enfasis suplido).

La falta de la entrega de las muestras en un producto de consumo no es una desviacién minima.
Este requisito se aplica a todos los licitadores por igual. Variar las disposiciones claramente
establecidas en las condiciones e instrucciones especiales del Pliego a este momento del proceso
podria conllevar falta de transparencia y competencia injusta por parte de esta Junta de Subastas.
Por lo antes indicado, la Junta de Subastas esta en la obligacion de rechazar la oferta de La Casa |
del Camionero.

La oferta de la compafiia Chinea Services, Inc., present6 con su oferta los documentos emitidos
por la Junta para la Subasta 22-3008; la oferta del licitador debidamente firmada; la oferta de

cotizar en el documento provisto; la fianza de licitacion segln requerida; su Certificado del RUL; |
y la carta de presentacion. El agua ofertada por este licitador es Aqualife. Su término de entrega |

es 1 a 7 dias y su garantia es de treinta (30) dias. Sin embargo, este Licitador no entreg6 ni la |
literatura ni las muestras de los productos ofertados. Como expusimos anteriormente, este requisito

no es una desviacién minima, por lo que rechazamos la propuesta de Chinea Service. %
Quick Delivery, Inc., presentd junto a su oferta los documentos emitidos por esta Junta parala |, )
Subasta ante nuestra consideracion; la oferta del licitador firmada; la tabla de ofertar provista; la / j
fianza de licitacion en cumplimiento con el Pliego; su Certificado del RUL; y carta de presentacion. / /\
En la garantia establecié “N/A” y su entrega es inmediata. La marca ofertada indica es Suprema o
similar.

Ahora bien, este Licitador no tan solo no entregd las muestras ni la literatura, sino que también
modifico la tabla de ofertar y condicioné su oferta. Nos explicamos.

La tabla de ofertar en el Renglon 1 disponia los 76 municipios que inclufa la Zona 1. Quick
Delivery en la tabla entregada tacho los municipios a los que no realizaria entrega y selecciono de
forma unilateral los municipios a los que si estaria entregando. En la mencionada tabla indicé que
solo estaria realizando entrega en la zona metropolitana y que se cotizaria por separado la entrega
a la Isla, esto dependiendo de la cantidad. El inciso 2 de la seccion II, del Pliego de la Subasta ante
nos, establece que:
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“2. OFERTAS NO RESPONSIVAS O INACEPTABLES

Al hacer su oferta, el licitador se limitard a ofrecer u ofertar lo que se le solicita
dentro de las especificaciones y las condiciones establecidas en el pliego de
subasta. Las especificaciones establecen requisitos minimos. Cualquier oferta que
sobrepase las especificaciones solicitadas podrd ser aceptada, siempre y cuando
no altere sustancialmente las caracteristicas de los bienes, obras o servicios no
profesionales solicitados en el pliego de subasta formal, de forma tal que pueda
interpretarse como competencia desleal.

La Junta de Subastas no considerard las ofertas que afiadan o eliminen
especificaciones o condiciones requeridas en el pliego de subasta, o que las
alteren, modifiquen o varien las mismas. Tampoco se considerardn las ofertas
que contengan frases, pdrrafos o comentarios ambiguos, incompletos,
indefinidos o que resten certeza a la oferta”. (Enfasis nuestro).

Como bien dispone el Pliego de la Subasta ante nos, toda oferta que afiada o elimine condiciones
requeridas o que las modifiquen de alguna forma serd rechazada. Es importante sefialar que, de
igual forma que el requerimiento de entrega de muestras y literaturas, esta clusula de ofertas no |
responsivas o inaceptables le aplica en igualdad de condiciones a todos los proponentes que |

presentaron ofertas. Quick Delivery fue el tinico Licitador que modificé la oferta para seleccionar
los municipios donde brindaria el servicio de entrega.

A esos efectos, y teniendo ante nos una propuesta donde no se entregaron las muestras ni la
literatura requerida, y que consideramos no responsiva e inaceptable segin las disposiciones del
Pliego, esta Junta rechaza la oferta de Quick Delivery.

Por tltimo, la compafiia Mendez & Co., Inc., presento con su oferta los documentos emitidos por
la Junta para la Subasta ante nos, la Oferta del Licitador, la fianza de licitacion, el Certificado del
RUL, literatura y la carta de presentacion, ente otros. Su garantia es de seis (6) meses y su término
de entrega es de dos (2) dias. El agua ofertada por Mendez & Co., es marca Cristalia. En cuanto al
precio, este Licitador posee la Resolucion de la Junta de Inversion para la Industria Puertorriquefia
otorgandole un 2% de preferencia. Ahora bien, al igual que los demas licitadores no agraciados,
Mendez & Co. no entreg6 las muestras claramente requeridas en el Pliego de la Subasta. Como
explicaramos anteriormente, este incumplimiento conlleva el rechazo de la oferta.

Por todo lo antes expuesto, la Junta de Subastas del Gobierno de Puerto Rico, cumpliendo con
nuestro deber ministerial de velar por la mejor utilizacion de los fondos del Estado, concluye que
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las ofertas presentadas por los Licitadores No Agraciados no representan el mejor valor para Puerto
Rico.

V. Disponibilidad vy Plazo para Solicitar Revision.

De conformidad con la Ley 73-2019, segtin enmendada, conocida como “Ley de la Administracion
de Servicios Generales para la Centralizacion de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de
20197, asi como con lo dispuesto en la Ley 38- 2017, segtin enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, una parte adversamente
afectada por esta adjudicacion podra dentro del término de veinte (20) dias calendario, contados a
partir del depdsito en el correo federal o envio por correo electronico de la notificacion de esta
adjudicacion presentar una solicitud de revisioén ante la Junta Revisora de la Administracion de
Servicios Generales. La parte afectada deberd cubrir los costos dispuestos en la Carta Circular
ASG Num. 2021-06.

La parte adversamente afectada enviard copia de la solicitud de revisién administrativa a la
Administraciéon de Servicios Generales y a la Junta de Subastas. Simultdneamente notificard |
también al proveedor que obtuvo la buena proen la subasta. Este requisito es de cardcter |
jurisdiccional. Ademds, debera notificar a todos los licitadores que participaron en la Subasta. En
el propio escrito de revision, la parte recurrente certificara a la Junta Revisora su cumplimiento
con este requisito. La notificacién podrad hacerse por correo certificado con acuse de recibo y
remitiéndola al siguiente correo electrdénico juntarevisora@asg.pr.gov. De ser solicitado por la
parte adversamente afectada, la Junta de Subastas le proveera a éste las direcciones tanto postales
como electrénicas suministradas por los proveedores participantes durante el proceso de subasta
impugnado. La presentacion de una solicitud de revision ante la Junta Revisora tendrd el efecto de
paralizar la adjudicacién de la propuesta impugnada, hasta que la Junta Revisora emita una

Resolucion final o rechace la revision de plano.

La Junta Revisora debera considerar la revision administrativa, dentro de los treinta (30) dias de
haberse presentado. La Junta Revisora podra extender dicho término una sola vez, por un término |
adicional de quince (15) dias calendario. De igual forma, la Junta Revisora podra citar a las partes,
dentro del término de diez (10) dias de haberse notificado la solicitud de revision a las partes, a
una vista evidenciaria en la cual podra recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o fisica,
que le permita tomar una determinacion, en torno a la revision ante su consideracion.

Si se tomare alguna determinacion en su consideracion, el término para instar el recurso de revision
judicial empezara a contarse desde la fecha en que se depositd en el correo federal o envi6 por
correo electronico copia de la notificacion de la decision de la Junta Revisora resolviendo el
recurso de revision. Si la Junta Revisora dejare de tomar alguna accion con relacion a la solicitud
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de revision dentro del término correspondiente, se entendera que ésta ha sido rechazada de plano,
y a partir de esa fecha comenzara a correr el término para la revision judicial.

La parte adversamente afectada por la determinacion de la Junta Revisora podrd presentar un
recurso de revision ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo establecido en la Ley Num. 38-
2017, supra, dentro de veinte (20) dias contados a partir del depdsito en el correo federal o envio
por correo electronico de la Resolucion. La mera presentacion de una solicitud de revision ante el
Tribunal de Apelaciones no tendra el efecto de paralizar la adjudicacion de la propuesta
impugnada.

V1. Instrucciones.

El Licitador Agraciado con la buena pro de la subasta debera presentar dentro del término de diez
(10) dias de la fecha del depdsito en el correo o envio por correo electronico de este Aviso una |
Fianza de Ejecucion (“Performance Bond”) de cincuenta mil (50,000) para poder emitir el contrato |
y/o la orden de compra correspondiente. De no presentarla dard margen a ejecutar la Fianza de
Licitacién. Asimismo, el Licitador Agraciado deberd cumplir con todas las certificaciones
requeridas previo a la otorgacion del contrato. Toda documentacion original deberd ser presentada

a la Junta de Subastas al momento de ser requerida.

Esta Resolucién de Adjudicacion no constituye un acuerdo formal entre las partes, ni se entenderd |
que el Gobierno estda comprometido hasta que no se haya emitido el correspondiente contrato.

La Administracion de Servicios Generales se reserva el derecho de realizar adjudicaciones
adicionales o cancelar esta adjudicacion en cualquier momento previo a la otorgacion del contrato.

VII. Conclusion.

Por todo lo antes expuesto, la Junta de Subastas emite esta Resolucion adjudicando la buena pro
al Licitador indicado en la seccién III de este escrito, con el voto a favor de los miembros asociados
Toro Chiqués, Silva Torres y Lopez Echegaray.

Se instruye a la Secretaria de la Junta de Subastas que notifique de conformidad con lo dispuesto

en la Ley 73-2019, segin enmendada. )
_9\ N [/
Srta. Rosz\;io Toro Chiqués Ledo. Alex L(’)p_ez Echegar .
Miembro Asociada Miembro Asociado :

b o
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Sra—Ana M. Silva ToMes
Presidenta Interina
CERTIFICO: Que hoy, 29 de agosto de 2022, se ha enviado por correo electronico a la direccion

que figura en las ofertas presentadas, copia fiel y exacta de la adjudicacion a los licitadores que
sometieron ofertas para la Subasta Formal Nim. 22-3008.

CC1 Limited Partnership (Coca Cola PR) PO Box 51985
Toa Baja, PR 00950-1985
Acl131(@cclnet.com

La Casa del Camionero, Inc. PO Box 363543

San Juan, PR 00936
Sandra.lcde(@hotmail.com

| Chinea Services, Inc. Urb. Montecasino Heights
Calle Rio Tonamé Buzén 270 '
| Toa Alta, PR 00953

chineainc(@gmail.com

| [
Quick Delivery, Inc. 1424 Ave. Americo Miranda _ ( LQ‘
San Juan, PR 00921 -
Ventas@quickdeliverygov.com

Mendez & Co., Inc. PO Box 363348
San Juan, PR 00936-3348
jmorales(@mendezcopr.com

EdmatteAvilés Almenas '_ ' 4 'Y b\ WY V'.‘

Secretaria
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ANEJO 1

REGLON 1 -ZONA 1

La Casa del Chinea

Mendez &

Partida 1 Coca-Cola ; #
Camionero Service

| - No disponible
N/A N/A No disponible No Bid

N/A | $6.20 No disponible ~ No Bid

La Casa del Chinea
Camionero Service
! ~ No disponible
N/A N/A No disponible No Bid
i)  $592  Nodisponible  No Bid

Coca-Cola

Chinea
Service

La Casa del

Coca-Cola g
Camionero

[ $6.95
N/A $5.95 = NoBid
$6.45 ' $5.95 - No Bid
Cocical La Casa del Chinea
i Camionero Service Delivery

N/A ~ NA  Nodisponible  No Bid
N/A N/A No disponible  No Bid
$8.00 . $620  Nodisponible  No Bid

Quick
Delivery

Chinea
Service

La Casa del

Coca-Cola 4
Camionero

N/A ‘; N/A e e
N/A N/A $5.50 No Bid
$3.48 e R

La Casa del Chinea

Coca-Cola ;
Camionero

N/A G e
N/A | N/A $550  NoBid
$2.38 T A T R
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Service Delivery

Co

$5.00 |

N/B
N/B

Mendez &
Co
N/B
N/B
$5.10

Mendez &
Co
N/B
N/B
N/B

Mendez &
Co
N/B !
N/B

$6.67

Mendez &
Cotus
N/B |
N/B

$5.19 |
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Mendez &
Co

Chinea
Service

La Casa del
Camionero

} Partida 7 Coca-Cola

‘ N/A [ e
N/A AT $ieon T RoBid N/B
N/A [ TR G R R e

| La Casa del Chinea Quick Mendez &
| Coca-Cola ; T :
Camionero Service Delivery Co
N/A ;; N/A s T N N/B
N/A N/A $5.10 No Bid 7 N/B
N/A $4.95 $5.10 Mo Bud N/B

RENGLON 2 - ZONA 2

La Casa del Chinea Mendez &
Camionero Service Delivery Co

Partida 1 Coca-Cola

N/A | N/A  Nodisponible ~ No Bid N/B B
N/A | N/A ~ Nodisponible ~ NoBid N/B
N/A $6.20 No disponible ~ No Bid $5.45

Mendez &

La Casa del Chinea

Coca-Cola § 2 5
1 Camionero Service Delivery Co

|

N/A PR s dleteible | NGB N |

‘ N/A N/A No disponible  No Bid N/B |
! $3.25 | $6.20 ' Nodisponible ~ NoBid N/B ‘

La Casa del Chinea Quick Mendez &
Coca-Cola ; § :
Camionero Service Delivery Co
N/A | N/A  Nodisponible NOBET R
N/A N/A No disponible No Bid N/B
$3.31 | No disponible NoBid | $§6557 4 |

La Casa del Chinea

Coca-Cola Camionero Service Delivery Co

N/A | N/A . Nodisponible ~ NoBid N/B k
N/A N/A No disponible  No Bid N/B
$8.00 [ 7$620 | Nodisponible |  NoBid | NB
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Mendez &
Co

La Casa del Chinea Quick
Camionero Service Delivery

Partida 5 Coca-Cola

N/A N/A Nodisponible ~ NoBid N/B |
N/A N/A No disponible No Bid N/B
$3.48 B0 No disponible ~ No Bid $7.00 |

Chinea Mendez &
Service Delivery C

La Casa del

Coca-Cola 2
Camionero

N/A T Nodisponible” T NoBid T NG|
N/A N/A No disponible ~ No Bid N/B
$2.38 ET05095 | Nodispenible | Mo Bid | HT 96,55

Mendez &
Co

La Casa del Chinea Quick

Coca-Cola ; 3 :
2 Camionero Service Delivery

N/A [ WA | Nodispenible | NoBid | N/B
N/A | N/A No disponible No Bid N/B
N/A ~ $1690  Nodisponible =~ NoBid N/B

La Casa del Chinea Quick

Coca-Cola g ; 5
(01111 00119 1) Service Delivery

N/A ONA | Nodisponible || BB TETTNB T
N/A N/A - No disponible NoBid N/B _
N/A 55 5 96:40  Nodisponible ~ NoBid N/B |
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