JUNTA DE SUBASTAS

Administracién de Servicios Generales
Gobierno De Puerto Rico

RESOLUCION DE ADJUDICACION ENMENDADA

Aviso de Adjudicacion Enmendado de la Subasta Formal Nam. 23-0039
CONTRATO DE SELECCION MULTIPLE PARA LA ADQUISICION DE
LUMINARIAS LED PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y
MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

En cumplimiento y con la facultad conferida por la Ley 73-2019, seglin enmendada, conocida |
como “Ley de la Administracién de Servicios Generales para la Centralizacién de las Compras del |
Gobierno de Puerto Rico”, el 2 de septiembre de 2022, la Junta de Subastas de la Administracion |
de Servicios Generales (en adelante, ASG), emitié una invitacién para participar de la Subasta |
Formal Num. 23-0039, para establecer contrato de seleccion multiple para la adquisicion de |
luminarias led para las entidades gubernamentales, exentas y municipios del gobierno de puerto |

rico.

El Pliego de la Subasta Num. 23-0039, segtin enmendado, contenia las instrucciones, formularios, |
requisitos, especificaciones, términos y condiciones para presentar una oferta. Asimismo, la fecha |

para someter preguntas, la fecha para la entrega de la oferta y la fecha del Acto de Apertura.

El 30 de noviembre de 2022, la Junta de Subastas aprobd una Resolucion de Adjudicacion.
Inconforme, un licitador acudi6 a la Junta Revisora de Subastas, quienes, acogiendo su

planteamiento, el 24 de enero de 2023, devolvieron el caso a esta Junta.

En el dia de hoy, 26 de enero de 2023, la Junta de Subastas aprueba esta Resolucién Enmendada, :

a los efectos de incluir la evaluacién de la oferta en cuestion,

I. Tramite Procesal.

El 7 de septiembre de 2022, a la 1:00 p.m., se realizd la reunién pre-subasta de manera virtual. La

asistencia era obligatoria para todo licitador interesado en presentar una oferta. Asistieron |
representantes de ocho (8) compaiiias. '
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El 21 de septiembre de 2022, se emiti6 una primera notificacién con contestaciones a las preguntas
de los licitadores.

El 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2022, se emitieron enmiendas posponiendo la fecha de
entrega y apertura de ofertas.

El 6 de octubre de 2022, se enmendd por tercera vez el Pliego, incluyendo una Tabla de Ofertar
enmendada y especificaciones revisadas, ademdas de nuevas fechas para preguntas adicionales, la
entrega de ofertas y la apertura de estas.

El 14 de octubre de 2022, junto a la cuarta y Gltima enmienda, se envié un Anejo V enmendado
para que los licitadores firmaran una “Certificacion de No Colusion”. Ese mismo dia, fue enviada
una segunda notificacion con las contestaciones a la segunda ronda de preguntas.

Los licitadores debian presentar sus ofertas de forma fisica en la Oficina de la Junta de Subastas,
y electrénicamente, en o antes de las 10:00 a.m. del 20 de octubre de 2022. El Acto de Apertura
se efectud ese mismo dia a la 1:00 p.m.

A la fecha y hora limite para presentar ofertas, en la Junta de Subastas se habian recibido cinco (5)
ofertas. Estas ofertas fueron presentadas por:

Caribe Sales Agencies, Inc.
Taluna Corp.

Martelec Corp.

La Caja de las Herramientas
R3 Wholesale Group

O 9 39

Las ofertas fueron evaluadas en primera instancia por el personal del Area de Adquisiciones de la
ASG, quienes sometieron a esta Junta su recomendacion junto a los expedientes para el analisis y
adjudicacion el 18 de noviembre de 2022. Ahora bien, en dicha recomendacion solo se evaluaron
los criterios relacionados a la elegibilidad de los licitadores, y si los productos ofertados cumplian
con las especificaciones requeridas. Es decir, dicha evaluacion no tomo en consideracion el
analisis de los precios.

Esta Junta reiteradamente ha hecho gestiones para velar por el buen uso de los fondos publicos.
El que un proceso sea uno de seleccion multiple no significa que acogeremos precios que nos
parezcan irrazonables a la luz de las opciones disponibles. Asi las cosas, determinamos establecer
unos limites. De esa manera garantizamos que el Gobierno cuente con un catdlogo de equipos
completo y que cumpla con la necesidad de todas las entidades gubernamentales a la vez que
eliminamos la posibilidad de que alguna agencia hiciera una compra de equipo a un precio que no
se justifique.
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Cabe sefialar que el Tribunal Apelativo ha validado esta metodologia de la Junta de Subastas en
los procesos de seleccion multiple, determinando que “La Junta de Subastas estd capacitada para
llevar a cabo un riguroso anélisis de costo beneficio tomando en cuenta los factores que pudieran
hacer que la adjudicacién de la buena pro a un licitador vis a vis su competidor redunde en mayores

costos para el gobierno.”!

El 30 de noviembre de 2022, la Junta de Subastas aprob6 una Resoluciéon de Adjudicacion.
Inconforme, R3 Wholesale Group acudi6 a la Junta Revisora de Subastas, argumentando que la
descalificacidon por la falta de fianza no procedia. La Junta Revisora, dentro de las facultades que
tiene, acogieron su planteamiento, y el 24 de enero de 2023, devolvieron el caso a esta Junta, con
el fin de que la oferta fuera evaluada en los méritos.

En el dia de hoy, 26 de enero de 2023, la Junta de Subastas aprueba esta Resolucion Enmendada,
incluyendo la evaluacion sustantiva de la oferta de R3 Wholesale y las razones por la cual aceptar
esta oferta serfa en detrimento para el Gobierno de Puerto Rico. La adjudicacion de las partidas
establecida en la Resolucion emitida originalmente queda inalterada.

II. Evaluacion de Ofertas.

Las ofertas recibidas conforme al Pliego de la Subasta fueron evaluadas de forma integrada
tomando como base: (1) el precio; (2) el cumplimiento con las instrucciones generales, los
términos, condiciones y especificaciones; (3) la garantia; (4) el término de entrega; y (5) si
representan el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico. El método de lo que representa el
“mejor valor” para los intereses del Gobierno, no necesariamente corresponde al precio ofrecido
maés bajo.

Para determinar si una oferta es la mas beneficiosa y conveniente para el Gobierno y otorgar la
buena pro de esta Subasta, esta Junta no tan solo toma en consideracion el precio, sino, el
cumplimiento con los términos y condiciones por parte del licitador.

La tabla de ofertar constaba de 28 partidas. Estas incluian 14 tipos de bombillas LED, con una
opcién adicional para cada bombilla que cumpliera con el “Buy American Act”. Las
especificaciones fueron provistas por la Unidad de Especificaciones de la ASG.

La oferta debia estar acompafiada de: (1) una fianza de licitacion de quince mil délares ($15,000);
(2) el Anejo I firmado por un representante autorizado; (3) carta de presentacion; (4) la tabla de

! Facsimile Paper Connection, Inc. V. Administracion de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico.
KLRA202200002
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cotizar enmendada debidamente completada; (5) certificacion vigente del RUL; y (6) literatura;
entre otros documentos.

Es importante sefialar que siempre que no se menoscabe o afecte el servicio solicitado, esta Junta
de Subastas podra obviar requisitos que entendamos no son indispensables para evaluar la oferta
o para brindar el servicio. A esos fines, la Seccion 11, inciso 3, del Pliego de la Subasta, establece
que la Junta de Subastas se reserva el derecho de obviar cualquier informalidad o diferencia de
menor importancia en los términos y condiciones si cumple con el propdsito para el que se solicitan
y resulta beneficioso para el Gobierno de Puerto Rico.

Las desviaciones no podran afectar sustancialmente la calidad, capacidad o caracteristicas
esenciales de los articulos o servicios solicitados. Ademas, dispone que la Junta de Subastas podra
aceptar desviaciones minimas en las especificaciones, términos y condiciones de las ofertas
recibidas, cuando: a. ningun licitador ofrezca el bien o servicio no profesional con las
especificaciones requeridas; b. no se afecte el prop6sito original a que estd destinada la subasta; y,
c. el precio cotizado sea competitivo y comparable con el prevaleciente en el mercado.

Luego de un exhaustivo analisis, esta Junta determiné limitar las ofertas seleccionadas a aquellas
que no sobrepasaran el doble del precio mas econdmico, es decir, que el porcentaje adicional no
alcanzara un 100%. Al final, se logr6 obtener tres alternativas en casi todas las partidas, sin que
la diferencia entre los precios fuese mayor al 75%. De esta forma, velamos porque el Gobierno
tenga alternativas para cada articulo, con el fin de que se pueda suplir la demanda, pero velando
porque no se paguen articulos a sobreprecio.

Como excepcidn al limite adoptado de distancia en precio, permitimos ofertas con una distancia
mayor en las partidas 3, 4 y 13, ya que, de lo contrario, habria una posibilidad de que el Gobierno
no cuente las alternativas suficientes en dichas partidas. En las partidas que se selecciona a menos
de tres licitadores, se debe a que las ofertas disponibles se limitaron a una o dos.

Analizados estos factores y evaluadas las propuestas, esta Junta esta en posicion de determinar
cuél o cudles de las ofertas recibidas representan el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico.

II1. Licitadores Agraciados.

1. Caribe Sales Agencies, Inc. — Todas las partidas ofertadas

El licitador incluyd con su oferta, los anejos v la tabla de ofertar debidamente completada, la fianza
de licitacion, carta de presentacion, copia de certificado del RUL, literatura de los productos

La oferta incluye todas las partidas, excepto la 1a, 4, 4a, 10a, 12ay 13a. En cuanto a los productos,
las garantias son de 5y de 10 afios y la entrega fluctia entre 1 a 4 semanas, dependiendo la partida.
Igualmente, los productos provienen de China y de EE. UU. en las partidas que corresponden al
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BAA. Las marcas ofrecidas son Universal Lighting Technologies, Acuity, Max Lite y Legrand
para las hechas en EEUU, y Sylvania para las partidas que no tenian que cumplir con el BAA.

2. Taluna Corp — Todas las partidas ofertadas

El licitador incluyé con su oferta, los anejos y la tabla de ofertar debidamente completada, la fianza
de licitacién, carta de presentacion, literatura de los productos, y certificado de RUL. La marca
ofrecida es Sylvania, para las partidas 1 a la 13, de las que no tenian que cumplir con el BAA. Su
garantia es de 5 afios y la entrega flucttia de 1 a 10 dias.

3. Martelec Corp — Partidas 1, 2,4, 5,6,7,8,10,11, 13y 14a

El licitador incluy6 con su oferta, los anejos y la tabla de ofertar debidamente completada, la fianza
de licitacion, carta de presentacion, literatura de los productos y certificado de RUL. En cuanto a
los productos, estos provienen de China, de la marca Satco, excepto en la partida 14a, donde Unico
ofertd producto alternativo que cumpla con el BAA, y la marca es Legrand. Su entrega es entre 5
a 10 dias y las garantias entre 3 a 5 afios, dependiendo el articulo. Se estd adjudicando en todas las
partidas cuyo precio es de los 3 mas bajos.

4. La Caja de las Herramientas — Partidas 3,4, 9, 12y 14

El licitador incluyd con su oferta, los anejos y la tabla de ofertar debidamente completada, la fianza
de licitacidn, carta de presentacion, literatura de los productos, certificado de RUL

En cuanto a los productos, estos provienen de China, y las marcas son Satco para las partidas 3 y
4y Lite Way, Connector y Ever Electrix respectivamente para las 3 restantes. Su entrega es de una
semana y la garantia 5 afios, en todos los articulos ofertados. El licitador oferté para todas las
partidas que no se requeria el cumplimiento del BAA, y entre estas, luego de un andlisis
comparativo de las ofertas recibidas, determinamos adjudicarle las cuatro partidas (3, 9, 12y 14)
para las que ofrece un precio razonable, por no sobrepasar por mas de un 100% el precio de la
oferta mas baja de cada una de las partidas. De otra parte, le adjudicamos la partida 4, con el fin
de tener un minimo de tres alternativas.

IV. Licitadores No Agraciados.

1. Martelec Corp — Partidas 3y 9
En estos dos casos, los precios en la oferta resultan ser los mas costosos entre las ofertas recibidas.

En ambos casos, el Gobierno cuenta con tres alternativas mas economicas. Asi las cosas,
rechazamos esta oferta para las partidas 3 y 9.
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2. La Caja de las Herramientas — Partidas 1, 2, 5, 6,7, 8,10, 11y 13

En el caso de las partidas aqui mencionadas, esta oferta resulta ser la mas costosa, y tomando en
cuenta que el Gobierno cuenta con tres alternativas mas econémicas, se rechazan las mismas. Asi
las cosas, rechazamos esta oferta para las partidas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13.

3. R3 Wholesale Group

El licitador incluy¢ la fianza de licitacion requerida, la taba de ofertar completada, literatura de
productos y RUL vigente. En cuanto a los productos, indica “USA” en las partidas que tienen que
cumplir con el BAA y “NON USA” en las restantes. La mayoria de sus productos corresponden a
las marcas Sylvania y Espen, con excepcion de un producto Keystone y otro Leviton. La garantia
ofrecida fluctia entre 5 a 10 afios, lo cual es aceptable. La entrega ofrecida es de 4 a 24 semanas,
lo que es por mucho la entrega que mas tiempo tarda entre todas las ofertas. Ahora bien, el factor
determinante para rechazar esta oferta son los precios exorbitantes. Para ponerlo en contexto, al
comparar los precios con los de las ofertas seleccionadas, estos los superan por porcentajes que
van desde 270% hasta 1237%. De hecho, en 4 ocasiones supera el 1000% esta diferencia en precio.
Por otro lado, el precio de los reemplazos de todas las partidas es de $300.00, sin importar el precio
de la bombilla original, lo que nos levanta dudas.

Al entrar en detalles, hay solamente dos partidas, la 1A y la 12A, para las que siendo el Unico
licitador que ofrece productos, no hay alternativas mucho mas econdémicas. Sin embargo, esta
Junta no entiende correcto ni practico otorgar estas tnicas dos partidas de las 28 que incluia la
tabla, por el mero hecho de ser el tinico que las ofertd, maxime viendo que la tendencia de los
precios de este licitador es que estos superan por mucho la competencia. Mas aun, si tomamos en
cuenta que puede tardar hasta 24 semanas en la entrega de los articulos, bajo un escenario de que
hubiese una necesidad de emergencia, y el precio pasara a ser un factor menos determinante, este
licitador tampoco seria opcion utilizando dicho criterio.

Ante lo anterior, rechazamos esta oferta.

Y. Conclusion.
Por todo lo antes expuesto, la Junta de Subastas emite esta Resolucion adjudicando la buena pro a
los licitadores indicados en la seccion III de esta Resolucion, con el voto a favor de los miembros

asociados, Lopez Echegaray, Silva Torres y Toro Chiqués.

Se instruye a la Secretaria de la Junta de Subastas que notifique de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 73-2019, segin enmendada.

V1. Disponibilidad v Plazo para Solicitar Revision.
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De conformidad con la Ley 73-2019, segiin enmendada, conocida como “Ley de la Administracion
de Servicios Generales para la Centralizacion de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de
20197, asi como con lo dispuesto en la Ley 38- 2017, segiin enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, una parte adversamente
afectada por esta adjudicacion podra dentro del término de veinte (20) dias calendario, contados a
partir del deposito en el correo federal o envio por correo electrénico de la notificacion de esta
adjudicacion presentar una solicitud de revision ante la Junta Revisora de la Administracion de
Servicios Generales. La parte afectada deberd cubrir los costos dispuestos en la Carta Circular
ASG Num. 2021-06.

La parte adversamente afectada enviard copia de la solicitud de revisién administrativa a la
Administracion de Servicios Generales y a la Junta de Subastas. Simultaneamente notificara
también al proveedor que obtuvo la buena proen la subasta. Este requisito es de cardcter
jurisdiccional. Ademas, debera notificar a todos los licitadores que participaron en la Subasta. En
el propio escrito de revision, la parte recurrente certificard a la Junta Revisora su cumplimiento
con este requisito. La notificacion podra hacerse por correo certificado con acuse de recibo y
remitiéndola al siguiente correo electrénico juntarevisora@asg.pr.gov. De ser solicitado por la
parte adversamente afectada, la Junta de Subastas le proveera a éste las direcciones tanto postales
como electronicas suministradas por los proveedores participantes durante el proceso de subasta
impugnado. La presentacion de una solicitud de revision ante la Junta Revisora tendré el efecto de
paralizar la adjudicacion de la propuesta impugnada, hasta que la Junta Revisora emita una
Resolucion final o rechace la revision de plano.

La Junta Revisora deberd considerar la revision administrativa, dentro de los treinta (30) dias de
haberse presentado. La Junta Revisora podra extender dicho término una sola vez, por un término
adicional de quince (15) dias calendario. De igual forma, la Junta Revisora podra citar a las partes,
dentro del término de diez (10) dias de haberse notificado la solicitud de revision a las partes, a
una vista evidenciaria en la cual podra recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o fisica,
que le permita tomar una determinacion, en torno a la revision ante su consideracion.

Si se tomare alguna determinacion en su consideracion, el término para instar el recurso de revision
judicial empezara a contarse desde la fecha en que se deposité en el correo federal o envid por
correo electronico copia de la notificacién de la decisién de la Junta Revisora resolviendo el
recurso de revision. Si la Junta Revisora dejare de tomar alguna accion con relacion a la solicitud
de revision dentro del término correspondiente, se entendera que ésta ha sido rechazada de plano,
y a partir de esa fecha comenzara a correr el término para la revision judicial.

La parte adversamente afectada por la determinacion de la Junta Revisora podrd presentar un

recurso de revision ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo establecido en la Ley Num. 38-
2017, supra, dentro de veinte (20) dias contados a partir del depdsito en el correo federal o envio
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por correo electronico de la Resolucion. La mera presentacion de una solicitud de revision ante el
Tribunal de Apelaciones no tendra el efecto de paralizar la adjudicacion de la propuesta
impugnada.

VII. Instrucciones.

El Licitador Agraciado con la buena pro de la subasta debera presentar dentro del término de diez
(10) dias de la fecha del deposito en el correo o envio por correo electronico de este Aviso la
Fianza de Ejecucion dispuesta en el Pliego, para poder emitir el contrato y/o la orden de compra
correspondiente. De no presentarla dard margen a ejecutar la Fianza de Licitacion. Asimismo, el
Licitador Agraciado deberda cumplir con todas las certificaciones requeridas previo a la otorgacion
del contrato. Toda documentacién original debera ser presentada a la Junta de Subastas al momento
de ser requerida.

Esta Resolucion de Adjudicacion no constituye un acuerdo formal entre las partes, ni se entendera
que el Gobierno estd comprometido hasta que no se haya emitido el correspondiente contrato.

La Administracién de Servicios Generales se reserva el derecho de realizar adjudicaciones

adicionales o cancelar esta gdjudicacion en cualquier momento previo a la otorgacion del contrato.

Ledo. Alex L/(’)pez W Sra. Ang M. Silva Torres
Miembro Asoctado identa Interina

N

Srta. Rosarid Toro Ck\ﬁaués
Miembro Asociada
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CERTIFICO: Que hoy, 26 de enero de 2023, se ha enviado por correo electrénico a la direccién
que figura en las ofertas presentadas, copia fiel y exacta de la adjudicacion a los licitadores que
sometieron ofertas para la Subasta Formal Num. 23-0039.

Caribe Sales Agencies, Inc.
chernandez(@caribesales.com

Taluna Corp
taluna(@talunacorp.com

Martelec Corp.
cramos(@martelec.com

La Caja de las Herramientas
victor(@fuerzaindustrial.com

R3 Wholesale Group

nclavell@r3wholesalegroup.com %) J
Qé%é [

Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
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ANEJO I -
Tabla Comparativa de Precios

Partida

Descripcidn

Caribe Sales

La Cajade las
Herramfentas

Martelec Taluna R3

Caribe Sales

LaCajade las
Hi

Martelec

Taluna

R3

Bombilas LED Tipo Tubo de Dos
Pies en Forma de U, Segin

Especificacién UEA-23-022

s

1425

s

3299

3

2265( % 1294 8

10%

155%

75%

0%

380%

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

NO BID

NO BID

NO BID NO BID 13

74.29

Bombilas LED Tipa Tubo de Dos.
Pies en Farma de U, Segin
Especificacién UEA-23-023

1425

4299

2265( % 1204] §

124.14

232%

75%

859%

2a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

$

16.95

NO BID

NO BID $

148.58

%

T%

Bombillas LED con lluminacién
Hacia Abzjo , " Down Light”, Segln
Especificacién UEA-23-024

30.00

9155 § 21.11) 8

282.32

208%

42%

334%

1237%

3a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
«con el Buy American Act

“

NO BID

NO BID

476%

Bambillas LED Tipo Candelabro,
Segun Especificacion UEA-23-025

NO BID

1298

7258 2.14( s

27.06

507%

239%

0%

1164%

4a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
«con el Buy American Act

NO BID

NO BID

NO BID NO BID

NO BID

Bambilas LED tipo panel Plano 2*
*2" "FLAT PANEL", Segun
Especificacién UEA-23-026

45.00

119.99

27.39

9%

191%

42%

451%

5a

Alternativa a partida anterior
precedencia USA o que cumpla
con &l Buy American Act

69.95

NO BID

NO BIO NO BID $

264.00

277%

Bomblas LED tipo panel Plano 2°
¥2" "FLAT PANEL", Segin
Especificacién UEA-23-027

45.00

119.99

5860| § 4128 5

454.78

9%

191%

42%

0%

1002%

6a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

6995

NO BID

NO BID MO BID 3

0%

655%

Bombilas LED Tipa Panel Plano 2
‘% 4, "FLAT PANEL", Segin
Especificacién UEA-23-028

“

7885

3

199.99

$

106.35( 7129] 8

310.74

1%

181%

49%

0%

336%

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

“

98.95

NO BID

NO BID NO BID 3

0%

270%

Bombilas LED Tipa Panel Plano 2
‘% 4, "FLAT PANEL", Segin
Especificacién UEA-23-029

«

78.95

s

199.99

$

10835) $ 7.29( 8

621.48

1%

181%

49%

0%

Ti2%h

8a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

NO BID

NO BID NO BID 5

73276

0%

Bombillas LED Tipo Tubo de
Cualro (4) pies, Segin
Especificacién UEA-23-030

5.00

1095) § 454 8

10%

3%

141%

1143%

9a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

NO BID

NO BID NO BID

NO BID

%

Bombilas LED Tipo Tubo de
Cuatro (4) pies Hbrida, Segin
Especificacién UEA-23-109

635

2499

s

1095 § + 662|5

5%

277%

65%

0%

752%

10a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

NO BID

NO BID NO BID

NO BID

Baombillas LED Tipo Tubo de Dos
(2) ples, Segin Especificacion UEA]
23-031

6.95

2999

9.05| $ 642| §

45.02

8%

367%

41%

601%

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
«con el Buy American Act

5.95

NO BIO

NO BID

NO BID

0%

Bombilas LED Tipo Tubo de Dos
{2) ples Hbrida, Segin
Especificacién UEA-23-110

599

NO BID 3 6373

16%

0%

8%

B16%

12a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

NO BID

NO BID

NO BID NO BID $

4207

0%

Bombilas LED Tipo Tubo de Ocho
(8) Pies, Segun Especificacian
UEA-23-0

19.50

49.89

3655 § 1769 5

8212

183%

107%

0%

13a

Alternativa a partida anterior
procedencia USA o que cumpla
con el Buy American Act

NO BID

NO BID

NO BID NO BID

NO BID

Sensor de Ocupacidn , Segin
Especificacidn UEA-23-035

$

69,95

$

39.99

NO BIO NO BID $

179.74

5%

0%

349%

142

‘Alteinativa a partida anterior
procedencia USA o qus cumpla

con el Buy American Act

5

115.50 NO BID

NO BID

0%

36%

Nota: Los porcentajes se refieren a la distancia porcentual por encima de la oferta mas econdmica
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